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RE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2020

Alessandra Candido de Oliveira Soares <assessoriasemsu@viana.es.gov.br>
Qua, 05.08.2020 12:19

Para:  licitacao viana <licitacao@viana.es.gov.br>

Boa tarde,

Em atendimento a solicitação de esclarecimento referente o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2020.

 Algum desses veículos já tem seguro e qual o bônus?
 SIM
R$1.094,64
R$1.403,76
 Caso tenha preciso que me encaminhe o número da apólice.
3038000002131
3038000003731

 Qual seguradora está atualmente de cada veículo individual.
 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Atenciosamente

Alessandra Candido de Oliveira Soares
Gerente Administra�vo, Financeiro e Orçamentário
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Prefeitura de Viana/ES

De: licitacao viana <licitacao@viana.es.gov.br>
Enviado: terça-feira, 4 de agosto de 2020 13:15
Para: assessoriasemsu@viana.es.gov.br <assessoriasemsu@viana.es.gov.br>
Assunto: ENC: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2020
 
Bom dia, 

Favor responder ao ques�onamento.

Atenciosamente,
____________________________________________
PRIMEIRA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
e-mail: licitacao@viana.es.gov.br
Tel.: (27) 2124-6731

De: Micaela - Stuhr <micaela@stcorretora.com>
Enviado: terça-feira, 4 de agosto de 2020 10:05
Para: licitacao@viana.es.gov.br <licitacao@viana.es.gov.br>
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2020
 
Bom dia!
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Gostaria de saber se os veículos que consta no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2020 algum desses veículos
já tem seguro? caso tenha preciso que me encaminhe o numero da apólice e qual é o bônus e em qual
seguradora esta atualmente de cada veiculo individual.
 
Atenciosamente,
 

 

MICAELA KRAUZE
Vendas 
micaela@stcorretora.com
www.stcorretora.com
(27) 3263-1832 (27) 99632-3370

 
 
 


